
c.a. Geom Ferdinando Vasaturo c.a. ing. Nunzio Boccia Buongiorno, da riscontro effettuato nelle 
nostre banche dati non risulta nessuna pendenza, quindi si può procedere al rimborso. Cordiali saluti 
am Il 02/12/2025 13:20, Per conto di: protocollo@pec.comune.afragola.na.it ha scritto: > Messaggio 
di posta certificata > > Il giorno 02/12/2025 alle ore 13:20:04 (+0100) il messaggio > "0070355/2025 
- Richiesta di rimborso Mario Balsamo - prot. 68044/2025 del 21/11/2025." è stato inviato da 
"protocollo@pec.comune.afragola.na.it" > ed indirizzato a: > tributi.afragola@pec.geset.it > Il 
messaggio originale è incluso in allegato. > > Identificativo messaggio: 548185A3.0115C496.
DF017093.006616A2.posta-certificata@legalmail.it > L'allegato daticert.xml contiene informazioni 
di servizio sulla trasmissione. > > > > > --------------------------------------------------- > > Certified 
email message > > On 02/12/2025 at 13:20:04 (+0100) the message > "0070355/2025 - Richiesta di 
rimborso Mario Balsamo - prot. 68044/2025 del 21/11/2025." sent by "protocollo@pec.comune.
afragola.na.it" > and addressed to: > tributi.afragola@pec.geset.it > The original message is attached. 
> > Message ID: 548185A3.0115C496.DF017093.006616A2.posta-certificata@legalmail.it > The 
daticert.xml attachment contains service information on the transmission. > > >
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